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Paola Vacacela

De: Angélica Tomalá <adminsistemas@grafimpac.com>
Enviado el: jueves, 28 de octubre de 2021 9:06
Para: pvacacela@lucas-it.com
CC: 'Marina Alvarado'; 'Luis Morales'; facturacion@grafimpac.com; jfernandez@represensa.com; sistemas@grafimpac.com; chidalgo@lucas-

it.com
Asunto: RE: NO SE AUTORIZAN FACTURAS

Importancia: Alta

Buenos días, 
 
Ing. Paola 
 
Tenemos la siguiente novedad en la facturación con unas registros. 
En el módulo de facturación no aparecen como autorizadas 
Pero en el módulo de comprobantes si aparecen como autorizadas 
Y si se consulta en el SRI no existen estos documentos. 
 
Por favor debido a que el cliente está en  cierre de mes. 
 
Gracias por la atención prestada. 
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De: facturacion@grafimpac.com [mailto:facturacion@grafimpac.com]  
Enviado el: jueves, 28 de octubre de 2021 8:56 
Para: adminsistemas@grafimpac.com; sistemas@grafimpac.com 
CC: Marina Alvarado; 'Luis Morales' 
Asunto: RE: NO SE AUTORIZAN FACTURAS 
Importancia: Alta 
 
 
Estimada de acuerdo a lo conversado al imprimir las facturas, sale que no está autorizado por ende no le llega al cliente , sin embargo al revisar en el módulo de 
comprobantes  electrónicos, las facturas nos salen autoriza. Pero en la página del Sri no aparecen.    
 
Quedo atenta a su pronta ayuda, ya que el cliente se encuentra en cierre de mes.. y en caso de no llegar la factura a tiempo no la podrá procesar. 
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Saludos  
 

 
 
 

De: facturacion@grafimpac.com <facturacion@grafimpac.com>  
Enviado el: jueves, 28 de octubre de 2021 8:31 
Para: adminsistemas@grafimpac.com; sistemas@grafimpac.com 
CC: Marina Alvarado (credito@grafimpac.com) <credito@grafimpac.com>; 'Luis Morales' (lmorales@grafimpac.com) <lmorales@grafimpac.com> 
Asunto: RE: NO SE AUTORIZAN FACTURAS 
Importancia: Alta 
 
 
Buen día estimados ,  su amable ayuda con lo solicitado el día de ayer en el correo que antecede , debido a que el cliente esta en  cierre de mes no pueda procesar las 
facturas emitidas N .-76825/ 76826.   
 
SALUDOS  
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De: facturacion@grafimpac.com <facturacion@grafimpac.com>  
Enviado el: miércoles, 27 de octubre de 2021 16:46 
Para: adminsistemas@grafimpac.com; sistemas@grafimpac.com 
Asunto: NO SE AUTORIZAN FACTURAS 
Importancia: Alta 
 
 
 
BUENAS TARDES ESTIMADOS,  
 
FAVOR SU AMABLE AYUDA CON LA SIGUIENTE NOVEDAD. AL MOMENTO DE EFECTUAR LAS FACTURAS NO ME LAS ESTA AUTORIZANDO Y SALE ESTE MENSAJE. 
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